COMUNE DI SAGLIANO MICCA - Prot 0002269 del 02/05/2024 Tit IV Cl 2 Fasc

From: segreteria@canazza.com

Sent: Thu, 2 May 2024 10:06:29 +0000

To: 'uftec.sagliano@ptb.provincia.biella.it'

Cc: office@canazza.com

Subject: I: RICHIESTA DI INFORMAZIONI X FATTURAZIONE DI APRILE
Buongiorno,

con la presente sono a chiederle di indicarmi in CIG e/o CUP per I'emissione della fattura
riguardo l'intervento del 08/04 presso di Voi.

2 ore del tecnico ad €30,00 cad = € 60,00+IVA
26 km ad €0,80/km = € 20,80+IVA

TOTALE : €80,80+IVA (€ 98.58 importo ivato)

In attesa di ricevere suo gentile riscontro,
Cordiali Saluti

llaria Bonsignore

ECANAZZA & C.
Canazza & C. S.r.l.

Via A. Gramsci, 23 | 13876 Sandigliano (Biella) | ltaly

INDIRIZZO
RECAPITI TEL +39 015691188 | FAX +39 015 691605
EMAIL segreteria@canazza.com
PEC
wee P
g(l)\ll)A SDI 1T00212260020
’ W7YVJK9
Salva un albero... perfavore non stampare questa e-mail a meno che non sia strettamente necessaria!
E.% Save a tree... please don't print this e-mail unless you really need to!

Da: marco.cugnod@treeffecostruzioni.it <marco.cugnod @treeffecostruzioni.it>
Inviato: giovedi 2 maggio 2024 12:04

A: segreteria@canazza.com

Cc: office@canazza.com

Oggetto: R: RICHIESTA DI INFORMAZIONI X FATTURAZIONE DI APRILE

Buongiorno llaria,
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http://www.canazza.com/
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con il Comune di Sagliano Micca, abbiamo chiuso I'ultimo appalto; per cui dovrete inviare I'intervento in calce
alla presente e gli eventuali successivi, all’indirizzo mail dell’arch. Beccuti, tecnico responsabile del Comune di
Sagliano Micca :

'uftec.sagliano@ptb.provincia.biella.it

Cordiali saluti e buona giornata

Marco Cugnod
Consulente esterno

Costruzioni Edili Tre Effe

di Forgnone Geom. Angelo e Ferraro Fogno Geom. Pietro & C. s.a.s.
via Mazzini, 32 - 13816 Sagliano Micca (Biella) Italia

tel. +39 015 473242 - fax +39 015 472025
www.treeffecostruzioni.it

Da: segreteria@canazza.com [mailto:segreteria@canazza.com]
Inviato: giovedi 2 maggio 2024 10:14

A: marco.cugnod@treeffecostruzioni.it

Cc: office@canazza.com

Oggetto: RICHIESTA DI INFORMAZIONI X FATTURAZIONE DI APRILE

Buongiorno Marco,
con la presente sono a chiederle di indicarmi a chi addebitare I'intervento del 08/04 presso il
comune di Sagliano Micca.

2 ore del tecnico ad €30,00 cad = € 60,00+IVA
26 km ad €0,80/km = € 20,80+IVA

TOTALE : €80,80+IVA (€ 98.58 importo ivato)

In attesa di ricevere suo gentile riscontro,
Cordiali Saluti

llaria Bonsignore

BECANAZZA & C.
Canazza & C. S.r.l.

Via A. Gramsci, 23 | 13876 Sandigliano (Biella) | Italy
INDIRIZZO TEL +39 015 691188 | FAX +39 015 691605
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RECAPITI segreteria@canazza.com
EMAIL canazza@pec.canazza.com
PEC www.canazza.com

WEB 1T00212260020

P.IVA W7YVJK9

COD. SDI

Salva un albero... perfavore non stampare questa e-mail a meno che non sia strettamente necessaria!
= Save a tree... please don't print this e-mail unless you really need to!
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