
From:                                 schialvo@comune.villastellone.to.it
Sent:                                  Tue, 16 Jul 2024 16:04:22 +0200
To:                                      info@comune.villastellone.to.it
Subject:                             I: evento del 07/04/2024

 
 

Da: SIAE Mandataria CARMAGNOLA <CARMAGNOLA@mandatarie.siae.it> 
Inviato: martedì 16 luglio 2024 16:03
A: schialvo@comune.villastellone.to.it
Oggetto: R: evento del 07/04/2024
 
Buongiorno, 
importo EU 95,48 al netto dell'IVA al 22% 
Saluti 
 

 
Mandatario di Carmagnola 
 
Maria Elena Volponi 
Via Giosuè Carducci, 10/c 
10024 Moncalieri (TO) 
 
telefono 011 6828432 
 

Da: schialvo@comune.villastellone.to.it <schialvo@comune.villastellone.to.it>
Inviato: martedì 16 luglio 2024 16:00
A: SIAE Mandataria CARMAGNOLA <CARMAGNOLA@mandatarie.siae.it>
Oggetto: R: evento del 07/04/2024 
  
Buongiorno, da dove si visualizza l’importo dovuto per il permesso? Poiché dal portale non è visibile 
  

Da: SIAE Mandataria CARMAGNOLA <CARMAGNOLA@mandatarie.siae.it> 
Inviato: martedì 16 luglio 2024 15:50
A: schialvo@comune.villastellone.to.it
Oggetto: evento del 07/04/2024
  
Buongiorno, 
deve comunicare i dati per emettere la fattura per il pagamento dell'evento in oggetto. 
Ringrazio e porgo cordiali saluti. 
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Mandatario di Carmagnola 
  
Maria Elena Volponi 
Via Giosuè Carducci, 10/c 
10024 Moncalieri (TO) 
  
telefono 011 6828432 
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