
From:                                 Ates Elettronica Srl - Amministrazione
Sent:                                  Mon, 17 Jun 2024 17:23:12 +0200
To:                                      'Nicola Macheda'; info@comune.introd.ao.it
Subject:                             R: due monitor comune di Introd

Dott. Macheda buongiorno, 
in riferimento alla richiesta di aggiornamento prezzi, in riferimento alle riparazioni dei due monitor, le 
confermo quanto segue: 
 

 monitor con matricola 0T1RHTZKB00085L: 
sostituzione pannello lcd e guscio frontale, aggiornamento software, controllo 
Euro 3176.00+iva 

 
 Monitor con matricola 0T1RHTZKB00086M: 

sostituzione. guscio frontale, aggiornamento software, controllo 
Euro 830.00+iva 

 
Tot. Euro 4006.00+iva 
 
Il preventivo ha una validità di 10 giorni 
 
Restando a disposizione, porgiamo cordiali saluti. 
 
Luca Bocchi 
A.T.E.S. Elettronica srl 
 
 
 

Da: Nicola Macheda <n.macheda@comune.introd.ao.it> 
Inviato: lunedì 17 giugno 2024 17:12
A: amministrazione@ateselettronica.it
Oggetto: I: due monitor comune di Introd 
 

 

 

dott. Nicola Macheda 

Responsabile del servizio tecnico 

tel. 0165900052 

cell. 3351957356 
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Da: Nicola Macheda
Inviato: lunedì 17 giugno 2024 09:24
A: info@ateselettronica.org
Oggetto: due monitor comune di Introd  
  

c.a. sig. BOCCHI LUCA 

Buongiorno 

il sig. Carbone mi ha chiesto di inviare alla sua attenzione il testo della mia precedente mail. Le 
comunico che la stessa potrà essere inviata anche all'indirizzo info@comune.introd.ao.it 

Domani alle ore nove è prevista la Giunta comunale per reperire le risorse necessarie, avrei quindi 
urgenza di avere il preventivo per predisporre la bozza di deliberazione in tempo. Mi scuso ma siamo 
un ente locale e la procedura da seguire non è quella dei privati.  

Attendo un cortese riscontro in tempi brevi e ringrazio per la disponibilità. 

 

Buongiorno 
come concordato telefonicamente questa mattina con il sig. Carbone in merito ai preventivi Vs. Rif. 
608 e 609 avrei bisogno dell'aggiornamento del preventivo per la sostituzione del led chiedo se 
possibile che sia specificata la validità dell'offerta e che sia trasmesso a mezzo PEC. 
Ringrazio 
 

dott. Nicola Macheda 

Responsabile del servizio tecnico 

tel. 0165900052 

cell. 3351957356 
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